
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Hakkâri YÜKSEKOVA 766322 YENİMAHALLE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ YÜKSE 2024-SoruKalesi TYT -1 (24122108101) 17947 1706 1706 126

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 21.48 11.29 18.66 7.64 5.87 6.18 9.58 5.35 8.24 4.18 4.20 3.13 42.88 26.70 36.20 220.397

İl Ortalaması 14.54 15.49 10.67 5.69 7.52 3.81 3.32 3.82 2.37 1.39 2.63 0.73 24.95 29.46 17.58 158.482
Okul Ortalaması 6.83 19.61 1.92 3.94 9.46 1.58 1.63 5.18 0.33 0.64 3.03 -0.12 13.04 37.29 3.72 112.417

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 212 - MUHAMMED ANUK 12 / B 18 11 15.25 12 3 11.25 0 0 0.00 0 0 0.00 30.00 14.00 26.50 188.575 11478 451 451 1
2 407 - BEDİRHAN KUTLUK 12 / B 17 15 13.25 7 6 5.50 0 0 0.00 2 1 1.75 26.00 22.00 20.50 168.375 13236 624 624 2
3 25 - * KAN DURMAZ B 11 / A 17 22 11.50 8 11 5.25 4 6 2.50 2 6 0.50 31.00 45.00 19.75 165.750 13445 652 652 3
4 281 - MUHAMMEDİLİM 12 / A 18 13 14.75 6 4 5.00 0 0 0.00 1 5 -0.25 25.00 22.00 19.50 164.825 13506 658 658 4
5 39 - BURAK BARAN GENCU 11 / A 14 17 9.75 8 4 7.00 3 7 1.25 0 4 -1.00 25.00 32.00 17.00 156.700 14123 755 755 5
6 349 - SEYFULLAH ERDİL 12 / A 14 23 8.25 9 6 7.50 3 4 2.00 1 9 -1.25 27.00 42.00 16.50 155.075 14236 768 768 6
7 182 - CENGİZ BOZKURT 11 / A 12 11 9.25 5 9 2.75 1 1 0.75 1 2 0.50 19.00 23.00 13.25 144.050 14979 884 884 7
8 390 - SAVAŞ ÇORUH 12 / D 14 16 10.00 4 11 1.25 2 2 1.50 0 0 0.00 20.00 29.00 12.75 142.200 15097 908 908 8
9 0 - ALİ CAN TERZİOĞLU 11 / C 14 21 8.75 5 5 3.75 0 0 0.00 0 0 0.00 19.00 26.00 12.50 141.625 15130 917 917 9

10 0 - AYHAN BAFRA 12 / C 12 17 7.75 5 5 3.75 0 0 0.00 0 0 0.00 17.00 22.00 11.50 138.325 15307 958 958 10
11 1251 - BEYAR ALGİÇ 12 / C 10 26 3.50 10 10 7.50 0 0 0.00 0 0 0.00 20.00 36.00 11.00 137.050 15385 977 977 11
12 15 - RÜSTEM ÇORUH 11 / C 13 20 8.00 5 5 3.75 0 3 -0.75 0 0 0.00 18.00 28.00 11.00 136.675 15404 984 984 12
13 306 - ENDER ÇIRK 12 / A 11 10 8.50 3 2 2.50 0 1 -0.25 2 8 0.00 16.00 21.00 10.75 135.725 15462 997 997 13
14 474 - MUHAMMED DEMİR 12 / B 9 14 5.50 7 8 5.00 1 4 0.00 0 0 0.00 17.00 26.00 10.50 135.150 15490 1003 1003 14
15 46 - YUSUF ÖZER 11 / A 9 12 6.00 4 8 2.00 5 10 2.50 3 12 0.00 21.00 42.00 10.50 134.850 15508 1010 1010 15
16 687 - AYETULLAHYIKAR 12 / A 16 24 10.00 7 13 3.75 0 5 -1.25 1 14 -2.50 24.00 56.00 10.00 133.125 15590 1029 1029 16
17 435 - İRFAN DURMAZ 12 / C 10 30 2.50 8 12 5.00 4 22 -1.50 7 13 3.75 29.00 77.00 9.75 133.050 15600 1033 1033 17
18 406 - ADEM ÇITAK 11 / B 10 23 4.25 7 13 3.75 3 5 1.75 0 0 0.00 20.00 41.00 9.75 132.550 15618 1039 1039 18
19 153 - CIVAN SONGOR İ 11 / C 10 24 4.00 4 6 2.50 0 2 -0.50 4 2 3.50 18.00 34.00 9.50 131.950 15649 1049 1049 19
20 250 - MERTCAN ONĞAN 11 / B 12 28 5.00 7 12 4.00 3 6 1.50 1 8 -1.00 23.00 54.00 9.50 131.650 15656 1051 1051 20
21 867 - SERHAT IŞIKLI 12 / A 10 24 4.00 6 2 5.50 2 6 0.50 1 7 -0.75 19.00 39.00 9.25 131.000 15690 1061 1061 21
22 258 - ÖMER ÇITAK 12 / D 9 31 1.25 5 15 1.25 13 27 6.25 0 0 0.00 27.00 73.00 8.75 129.000 15787 1091 1091 22
23 710 - EFE ALGUR 12 / C 5 6 3.50 6 6 4.50 0 0 0.00 0 0 0.00 11.00 12.00 8.00 126.850 15887 1116 1116 23
24 4 - MURAS ÇELİK 12 / D 11 18 6.50 4 5 2.75 0 6 -1.50 1 3 0.25 16.00 32.00 8.00 126.700 15901 1121 1121 24
25 0 - ÖZKAN EM EMİROĞLU 11 / B 5 15 1.25 2 6 0.50 10 15 6.25 0 0 0.00 17.00 36.00 8.00 126.450 15917 1129 1129 25
26 457 - POLAT YILMAZ 11 / D 6 20 1.00 8 11 5.25 3 8 1.00 2 6 0.50 19.00 45.00 7.75 126.150 15938 1136 1136 26
27 173 - RIDV*N GÜZEL 12 / B 5 13 1.75 5 8 3.00 3 1 2.75 0 0 0.00 13.00 22.00 7.50 125.050 15981 1148 1148 27
28 382 - AGİT ATILGAN 11 / B 12 27 5.25 5 15 1.25 1 4 0.00 1 0 1.00 19.00 46.00 7.50 124.975 15984 1150 1150 28
29 308 - ONUR KORKMAZ 11 / D 10 11 7.25 1 3 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 11.00 14.00 7.50 124.775 16007 1157 1157 29
30 824 - ENES ERGEN 12 / D 14 26 7.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14.00 26.00 7.50 124.750 16010 1159 1159 30
31 64 - MURAT İLİŞ 11 / A 8 14 4.50 2 8 0.00 7 9 4.75 1 11 -1.75 18.00 42.00 7.50 124.575 16020 1162 1162 31
32 820 - MUSA KAMALİ 12 / D 6 10 3.50 7 13 3.75 0 0 0.00 0 0 0.00 13.00 23.00 7.25 124.300 16032 1164 1164 32
33 202 - REŞİT DURAN 11 / C 11 21 5.75 3 10 0.50 1 0 1.00 0 0 0.00 15.00 31.00 7.25 123.975 16047 1170 1170 33
34 134 - TANER KOM 12 / A 3 14 -0.50 3 9 0.75 8 9 5.75 3 8 1.00 17.00 40.00 7.00 123.275 16078 1184 1184 34
35 554 - HAYRULLAHBASKIN 12 / B 4 12 1.00 8 9 5.75 0 0 0.00 0 0 0.00 12.00 21.00 6.75 122.850 16094 1189 1189 35
36 289 - CAN BİLİN 11 / D 5 12 2.00 6 5 4.75 0 0 0.00 0 0 0.00 11.00 17.00 6.75 122.750 16096 1190 1190 36
37 455 - ESVET ADIGÜZEL 12 / C 8 22 2.50 7 11 4.25 0 0 0.00 2 8 0.00 17.00 41.00 6.75 122.700 16098 1191 1191 37
38 65 - ZEYAT OĞUZ 12 / C 10 15 6.25 1 2 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 11.00 17.00 6.75 122.325 16119 1201 1201 38
39 339 - EMİN GÜZEL 11 / B 2 9 -0.25 5 7 3.25 4 3 3.25 0 0 0.00 11.00 19.00 6.25 120.950 16188 1220 1220 39
40 672 - NEÇİRVAN DAĞÜSTÜ 12 / B 6 17 1.75 6 7 4.25 0 1 -0.25 0 0 0.00 12.00 25.00 5.75 119.400 16245 1235 1235 40
41 96 - KERİM DURMAZ 11 / D 7 19 2.25 6 12 3.00 1 2 0.50 0 0 0.00 14.00 33.00 5.75 119.275 16250 1239 1239 41
42 346 - ALİİHSAN KARAKURT 11 / B 7 10 4.50 4 6 2.50 0 5 -1.25 0 0 0.00 11.00 21.00 5.75 119.225 16257 1241 1241 42
43 252 - ROJHAT ASLAN 11 / B 7 9 4.75 5 15 1.25 0 2 -0.50 0 0 0.00 12.00 26.00 5.50 118.275 16304 1259 1259 43
44 876 - TALİP ÇEVİK 11 / D 8 13 4.75 4 13 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 12.00 26.00 5.50 118.225 16307 1261 1261 44
45 555 - NAİF KAYAK 11 / C 2 13 -1.25 7 3 6.25 0 0 0.00 0 0 0.00 9.00 16.00 5.00 117.125 16353 1275 1275 45
46 796 - ÖZGÜR BASKIN 12 / C 0 0 0.00 8 12 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8.00 12.00 5.00 117.000 16354 1276 1276 46
47 53 - NU*LL AH Ö ĞNEM 11 / A 5 15 1.25 6 5 4.75 4 10 1.50 1 14 -2.50 16.00 44.00 5.00 116.725 16370 1280 1280 47
48 458 - SERKAN ÇAKÇİ 12 / B 6 27 -0.75 8 10 5.50 2 8 0.00 0 0 0.00 16.00 45.00 4.75 116.225 16394 1288 1288 48
49 808 - BERAT ÖZDEMİR 12 / C 4 12 1.00 6 9 3.75 0 0 0.00 0 0 0.00 10.00 21.00 4.75 116.050 16400 1292 1292 49
50 441 - KEREM GÜVEN 12 / B 8 19 3.25 3 7 1.25 0 0 0.00 0 0 0.00 11.00 26.00 4.50 114.975 16455 1315 1315 50
51 359 - MEHMET AYDIN 12 / D 7 22 1.50 5 9 2.75 0 0 0.00 0 0 0.00 12.00 31.00 4.25 114.300 16484 1324 1324 51
52 337 - KAVAN KAYHAN 11 / C 11 27 4.25 4 16 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15.00 43.00 4.25 114.025 16506 1330 1330 52
53 689 - POLAT TALİ 12 / B 4 15 0.25 6 8 4.00 0 0 0.00 0 1 -0.25 10.00 24.00 4.00 113.575 16520 1335 1335 53
54 944 - ABDULLAH * DIN 12 / D 5 11 2.25 3 5 1.75 0 0 0.00 0 0 0.00 8.00 16.00 4.00 113.375 16541 1339 1339 54
55 721 - ARDA ERCAN 12 / B 8 19 3.25 2 5 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 10.00 24.00 4.00 113.275 16553 1344 1344 55
56 445 - REBER ÖĞMEN 12 / A 3 18 -1.50 5 4 4.00 0 0 0.00 2 3 1.25 10.00 25.00 3.75 112.900 16576 1352 1352 56
57 374 - AHMET DEMİR 12 / B 14 26 7.50 0 3 -0.75 0 1 -0.25 0 10 -2.50 14.00 40.00 4.00 112.875 16577 1353 1353 57
58 157 - ABDULHADİALKAN 11 / A 0 0 0.00 1 0 1.00 4 7 2.25 2 6 0.50 7.00 13.00 3.75 112.525 16592 1356 1356 58
59 438 - MUHAMMED ÇALIŞKAN 11 / C 12 23 6.25 1 13 -2.25 0 1 -0.25 0 0 0.00 13.00 37.00 3.75 112.150 16613 1362 1362 59
60 363 - POLAT ÇAKIR 12 / B 5 27 -1.75 4 9 1.75 6 10 3.50 0 0 0.00 15.00 46.00 3.50 111.725 16625 1366 1366 60
61 943 - FURKAN GÜMÜŞGÖZ 12 / D 8 22 2.50 1 0 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9.00 22.00 3.50 111.650 16634 1369 1369 61
62 113 - ŞEREF ÇETİNKAYA 11 / A 10 20 5.00 3 6 1.50 1 7 -0.75 0 9 -2.25 14.00 42.00 3.50 111.475 16654 1376 1376 62
63 11 - EMRULLAH TOSUN 11 / C 4 22 -1.50 6 10 3.50 2 3 1.25 0 0 0.00 12.00 35.00 3.25 111.075 16662 1382 1382 63
64 453 - CANER ÖRNEK 12 / D 8 29 0.75 5 10 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 13.00 39.00 3.25 110.975 16669 1387 1387 64
65 568 - ÜMİT ÇAKIR 12 / B 5 24 -1.00 5 11 2.25 4 8 2.00 0 0 0.00 14.00 43.00 3.25 110.950 16671 1388 1388 65
66 806 - ARGEŞ AKDOĞAN 12 / D 5 15 1.25 4 9 1.75 1 1 0.75 0 2 -0.50 10.00 27.00 3.25 110.850 16679 1393 1393 66
67 145 - İSMAİL BAŞARAN 11 / C 8 18 3.50 3 10 0.50 0 1 -0.25 0 2 -0.50 11.00 31.00 3.25 110.725 16687 1398 1398 67
68 514 - NESRULLAH ARKAN 12 / A 1 5 -0.25 2 2 1.50 0 0 0.00 5 13 1.75 8.00 20.00 3.00 110.225 16699 1399 1399 68
69 422 - HAKAN OYMAN 12 / A 5 16 1.00 4 10 1.50 0 0 0.00 2 6 0.50 11.00 32.00 3.00 110.100 16707 1402 1402 69
70 797 - TANER BİLİN 12 / A 6 25 -0.25 6 14 2.50 3 5 1.75 3 17 -1.25 18.00 61.00 2.75 109.200 16755 1420 1420 70
71 143 - HABİL AYHAN 11 / B 9 23 3.25 2 9 -0.25 7 30 -0.50 0 0 0.00 18.00 62.00 2.50 108.225 16814 1434 1434 71
72 125 - ŞİYAR KEÇECİOĞL 11 / A 5 3 4.25 1 5 -0.25 0 1 -0.25 0 5 -1.25 6.00 14.00 2.50 108.100 16822 1439 1439 72
73 20 - ENSAR ÜREY 12 / D 0 6 -1.50 3 7 1.25 0 0 0.00 4 6 2.50 7.00 19.00 2.25 107.800 16827 1442 1442 73
74 141 - BAYRAM KAVAL 11 / D 2 9 -0.25 4 6 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 6.00 15.00 2.25 107.675 16830 1443 1443 74
75 351 - B*DRİ GÜVEN 11 / C 10 30 2.50 2 13 -1.25 7 27 0.25 3 9 0.75 22.00 79.00 2.25 107.375 16856 1453 1453 75
76 155 - YUSUF KURT 11 / B 7 13 3.75 2 18 -2.50 5 16 1.00 0 0 0.00 14.00 47.00 2.25 107.175 16859 1455 1455 76
77 353 - BAHA ERTUNÇ 11 / C 1 14 -2.50 4 3 3.25 4 14 0.50 3 9 0.75 12.00 40.00 2.00 107.000 16860 1456 1456 77
78 538 - ETEM PALA 11 / B 7 24 1.00 4 11 1.25 3 14 -0.50 3 11 0.25 17.00 60.00 2.00 106.750 16875 1460 1460 78



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM
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Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 21.48 11.29 18.66 7.64 5.87 6.18 9.58 5.35 8.24 4.18 4.20 3.13 42.88 26.70 36.20 220.397

İl Ortalaması 14.54 15.49 10.67 5.69 7.52 3.81 3.32 3.82 2.37 1.39 2.63 0.73 24.95 29.46 17.58 158.482
Okul Ortalaması 6.83 19.61 1.92 3.94 9.46 1.58 1.63 5.18 0.33 0.64 3.03 -0.12 13.04 37.29 3.72 112.417

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
79 550 - ARDA ERGEN 12 / D 9 28 2.00 4 16 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13.00 44.00 2.00 106.600 16892 1468 1468 79
80 478 - FURKAN BİLİN 12 / C 9 18 4.50 2 18 -2.50 0 0 0.00 1 5 -0.25 12.00 41.00 1.75 105.500 16945 1480 1480 80
81 494 - ERDEM ÖNER 12 / B 4 18 -0.50 4 9 1.75 2 7 0.25 0 0 0.00 10.00 34.00 1.50 105.125 16963 1486 1486 81
82 749 - BEYTULLAH GÜVEN 12 / B 8 32 0.00 5 15 1.25 1 3 0.25 0 0 0.00 14.00 50.00 1.50 105.075 16970 1491 1491 82
83 493 - MUHAMMED DANİŞ 12 / D 9 30 1.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9.00 30.00 1.50 104.950 16984 1499 1499 83
84 192 - SAMET SİRİ 11 / B 5 10 2.50 1 6 -0.50 1 3 0.25 0 3 -0.75 7.00 22.00 1.50 104.825 16998 1502 1502 84
85 338 - ENES ARSLAN 12 / C 4 27 -2.75 3 13 -0.25 5 3 4.25 0 0 0.00 12.00 43.00 1.25 104.100 17036 1518 1518 85
86 128 - İSA KURT 11 / C 8 27 1.25 3 16 -1.00 2 5 0.75 0 0 0.00 13.00 48.00 1.00 103.200 17095 1528 1528 86
87 200 - KADİR KARAMAN 12 / A 5 19 0.25 4 5 2.75 0 1 -0.25 1 12 -2.00 10.00 37.00 0.75 102.550 17117 1537 1537 87
88 347 - MUSA DÜZEN 11 / A 4 11 1.25 2 6 0.50 1 4 0.00 0 4 -1.00 7.00 25.00 0.75 102.425 17129 1539 1539 88
89 472 - ABDULLAH ÖZTEPE 11 / D 7 30 -0.50 5 15 1.25 0 1 -0.25 0 0 0.00 12.00 46.00 0.50 101.775 17150 1546 1546 89
90 176 - OKTAY ATAK 11 / B 8 24 2.00 3 15 -0.75 1 7 -0.75 0 0 0.00 12.00 46.00 0.50 101.575 17171 1552 1552 90
91 345 - EMİRHAN ÖZARAS 11 / B 9 31 1.25 3 16 -1.00 6 34 -2.50 6 14 2.50 24.00 95.00 0.25 100.975 17194 1557 1557 91
92 807 - KAVA DÜZEN 11 / D 1 3 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1.00 3.00 0.25 100.825 17205 1558 1558 92
93 492 - EMRULLAH ES 12 / B 4 10 1.50 1 9 -1.25 0 0 0.00 0 0 0.00 5.00 19.00 0.25 100.700 17221 1564 1564 93
94 266 - MUSA FIRAT 11 / D 4 10 1.50 2 5 0.75 1 5 -0.25 0 8 -2.00 7.00 28.00 0.00 99.875 17269 1576 1576 94
95 302 - İSLAM BEDİRHAN 11 / D 0 9 -2.25 4 5 2.75 1 3 0.25 0 4 -1.00 5.00 21.00 -0.25 99.350 17292 1581 1581 95
96 71 - İZZETİN ŞENLİK 11 / A 3 14 -0.50 3 8 1.00 3 10 0.50 1 9 -1.25 10.00 41.00 -0.25 99.150 17306 1586 1586 96
97 678 - VELAT BİLİN 12 / D 1 14 -2.50 5 12 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6.00 26.00 -0.50 98.550 17325 1593 1593 97
98 448 - FURKAN ERGEN 12 / D 5 22 -0.50 4 12 1.00 1 9 -1.25 0 0 0.00 10.00 43.00 -0.75 97.625 17374 1606 1606 98
99 159 - ŞİRVAN ÖNER 12 / B 6 26 -0.50 2 7 0.25 0 3 -0.75 0 0 0.00 8.00 36.00 -1.00 96.725 17409 1615 1615 99

100 158 - İSMAİL BAFRA 11 / D 7 32 -1.00 4 16 0.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 11.00 49.00 -1.25 95.875 17446 1624 1624 100
101 780 - ARDA TÖRE 12 / B 1 9 -1.25 1 4 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2.00 13.00 -1.25 95.875 17446 1624 1624 100
102 85 - ONUR KUTLUK 11 / A 1 10 -1.50 0 3 -0.75 1 2 0.50 1 2 0.50 3.00 17.00 -1.25 95.850 17455 1627 1627 102
103 177 - SEMİ ÇETİN 12 / B 5 21 -0.25 2 14 -1.50 0 0 0.00 0 0 0.00 7.00 35.00 -1.75 94.075 17545 1635 1635 103
104 311 - EMRE ÇINAR 11 / D 8 30 0.50 2 18 -2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 10.00 48.00 -2.00 93.150 17584 1642 1642 104
105 223 - YUSUF ERDEM BULUT 11 / C 3 21 -2.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3.00 21.00 -2.25 92.575 17597 1648 1648 105
106 331 - SEYHAN ALICİ 11 / C 4 36 -5.00 4 16 0.00 7 17 2.75 0 0 0.00 15.00 69.00 -2.25 92.575 17597 1648 1648 105
107 768 - YUSUF ER*UT 11 / * 0 12 -3.00 1 8 -1.00 2 4 1.00 1 1 0.75 4.00 25.00 -2.25 92.550 17600 1650 1650 107
108 755 - KADİR TOSUN 12 / B 6 31 -1.75 2 16 -2.00 3 6 1.50 0 0 0.00 11.00 53.00 -2.25 92.375 17607 1651 1651 108
109 221 - BULUT BARAN 11 / D 2 12 -1.00 4 10 1.50 0 7 -1.75 0 5 -1.25 6.00 34.00 -2.50 91.775 17616 1654 1654 109
110 26 - ŞAHİN SARITAŞ 12 / B 4 18 -0.50 3 17 -1.25 0 3 -0.75 0 0 0.00 7.00 38.00 -2.50 91.625 17631 1659 1659 110
111 279 - DÜNDAR YAŞAR 12 / B 5 25 -1.25 3 17 -1.25 0 0 0.00 0 0 0.00 8.00 42.00 -2.50 91.625 17631 1659 1659 110
112 676 - ŞEHZAT ERİNÇ 12 / B 6 33 -2.25 4 16 0.00 2 10 -0.50 0 0 0.00 12.00 59.00 -2.75 90.925 17649 1663 1663 112
113 802 - CİVAN KAPÇİ 11 / B 6 31 -1.75 6 14 2.50 6 34 -2.50 3 17 -1.25 21.00 96.00 -3.00 90.225 17667 1665 1665 113
114 341 - ZINAR KAYA 11 / D 5 35 -3.75 4 16 0.00 3 11 0.25 0 0 0.00 12.00 62.00 -3.50 88.450 17707 1668 1668 114
115 267 - MACİT BİLİN 11 / C 4 36 -5.00 4 16 0.00 2 3 1.25 0 0 0.00 10.00 55.00 -3.75 87.625 17732 1673 1673 115
116 386 - İRFAN ŞEDAL 11 / B 5 35 -3.75 4 16 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9.00 51.00 -3.75 87.625 17732 1673 1673 115
117 735 - MİRZA AKTULGA 12 / B 4 26 -2.50 3 17 -1.25 0 0 0.00 0 0 0.00 7.00 43.00 -3.75 87.500 17741 1676 1676 117
118 0 - DELİL BAKİ 11 / C 5 33 -3.25 1 9 -1.25 1 3 0.25 0 0 0.00 7.00 45.00 -4.25 85.850 17773 1680 1680 118
119 287 - ÖZER ATAR 12 / C 2 20 -3.00 2 16 -2.00 1 1 0.75 0 0 0.00 5.00 37.00 -4.25 85.775 17775 1681 1681 119
120 244 - CANER ERCAN 11 / C 4 27 -2.75 2 16 -2.00 2 9 -0.25 0 0 0.00 8.00 52.00 -5.00 83.300 17821 1691 1691 120
121 56 - EREN ÇELİK 11 / D 4 17 -0.25 0 12 -3.00 0 0 0.00 1 11 -1.75 5.00 40.00 -5.00 83.025 17829 1692 1692 121
122 945 - A ÖZ*İ RK*Ü M 11 / D 8 32 0.00 5 15 1.25 3 30 -4.50 1 14 -2.50 17.00 91.00 -5.75 80.900 17861 1695 1695 122
123 318 - SERFİRAZ BOZKURT 12 / D 3 29 -4.25 1 13 -2.25 0 4 -1.00 0 0 0.00 4.00 46.00 -7.50 75.025 17910 1698 1698 123
124 76 - GÜRKAN AYTAŞ 11 / D 5 35 -3.75 4 16 0.00 2 20 -3.00 1 9 -1.25 12.00 80.00 -8.00 73.475 17921 1700 1700 124
125 683 - MUSTAFA PALA 11 / C 3 28 -4.00 0 14 -3.50 7 24 1.00 0 14 -3.50 10.00 80.00 -10.00 66.300 17940 1704 1704 125
126 171 - MUHAMMED CİNDİOĞLU 11 / C 3 27 -3.75 1 16 -3.00 3 26 -3.50 0 0 0.00 7.00 69.00 -10.25 65.875 17941 1705 1705 126


